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Oggetto:  RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI DI N 6 CASELLE DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA - RUP - CIG Z5C1EE7AAS

la sottoscritta, Avv. Sabrina Petroni, nella sua qualita di Dirigente, verificata la disponibilita di
bilancio per fa somma di Euro 150,00 oltre IVA

PREMESSO

Che & necessario procedere al rinnovo di n 6 PEC ad uso dei RUP delfAzienda, caselle che sono
necessarie, ai sensi delle norme in vigore, per gli eventuali necessari adempimenti connessi
all'incarico di responsabile del procedimento;

CONSIDERATO

e che la Ditta STS srl — Via Verdi 5/2 — 17047 Vado Ligure (SV) PI 01107020099 con nota
prot. 6074 del 24/05/2017, ha formulato la propria proposta per il servizio annuale di n 7
PEC, al costo di euro 175,00 oltre VA,

» che a seguito ns. richiesta prot n. 6788 del 07/06/2017 di cancellazione di una 1 PEC, con
nota prot n. 6791 del 07/06/2017 STS srl ha comunicato che per il mantenimento di n 6
PEC il costo & paria Euro 150,00 oltre IVA;

= che tale importo & ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento;

s che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento Proponente e del Dirigente
conflitto di interessi di cui al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE Savona,

DISPONE
- aisensidellart. 36 commai lett. a) D.Igs n 50/2016 e del decreto dell Amministratore Unico
n 116 del 17/05/2016;
- su proposta del Responsabile del Procedimento dott.ssa Gabriella Mirengo nominato con
nota prot n 238/1 del 07/06/2017,
- di autorizzare il rinnovo di n 6 caselle PEC - RUP per ulterlon 12 mesi, da parte delia ditta
STS srl di Vado ngure Pl 01107020099 - per la somma di Euroc 150,00 oltre IVA.
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Buongiorno,

per il rinnovo delle sei rimanenti caselle confermiamo il éosto di ? 150,00'+ iva.
Cordiali saluti.

STS SRL

marina.ghibaudo@artesv.it ha scritto

»> Prot n. 6788 del 07/06/2017

>

>

>

» VI INFORMIAMO CHE ABBIAMO L'ESIGENZA DI ELIMINARE LA SEGUENTE CASELLA DI
> POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

> p.nicosia@cert.artesv.it

> in quanto la dott.ssa Patrizia NICOSIA non & pidl dipendente di ARTE Savona.

> Vi chiediamo di confermarci se per il rinnovo delle rimanenti n 6 caselle di

> posta elettronica certificata l'importo dovuto & Euro 150,00 + IVA.
> Restiamo in attesa di Vs. riscontro per procedere al rinnovo
> Cordiali saluti

> Gabriella MIRENGO

> From: STS SRL infoe@cert.sts.sv.it

> Sent: Wednesday, May 24, 2017 12:07 PM
> To: ARTE

> Subject: Offerta rinnovo servizi

A

Trasmettiamo in allegato offerta per il rinnovo del servizio PEC in prossima

scadenza.
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> Cordiali saluti.

> 8TS srl

> Via Verdi, 5

> 17047 Vvado Ligure (8V) - Italy -

> Tel: {(+39) 019 21.60.348

= Fax: - {(+39) 019 21.£0.350

> C.F./P.IVA: 01107020099

> E-mail: info@sts.sv.it PEC: info@cert.sts.sv.it

> Web: www.sts.gv.it
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Mitt. Rag. Paola Testa

Dest. Arte Savona

o= — i
N ( -/"( \ Data | 24/05/2017

Oggetto | Offerta rinnovo servizi anno 2017-2018

pagine 1 (compresa la presente)

Con la presente desideriamo ricordarVi che in data 19/06/2017 sono in scadenza i sotto
elencati servizi attualmente forniti da STS alla Vs. azienda.

Vi formuliamo pertanto la nostra offerta di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi:

e Servizio annuale n° 07 caselle di posta elettronica certificata € 175,00 + Iva

m.rossetti@cert.artesv.it
m.noli@cert.artesv.it
g.mirengo(@cert.artesv.it

f.cavaleri@cert.artesv.it

g.rossello@cert.artesv.it
costanza.faroppa{@cert.artesv.it

Modalita’ di pagamento: bonifico bancario a ricevimento fattura

Vi richiediamo pertanto di trasmetterci via fax (allo 019/2160350) il seguente documento
controfirmato per accettazione o di contattarci telefonicamente per I’eventuale disdetta.

Nulla ricevendo entro la data di scadenza i servizi verranno disabiliti.
Siamo a disposizione per ogni chiarimento ed in attesa di un Vs. cortese riscontro.

Con I’occasione porgiamo distinti saluti.

STS SRL
Via Verdi 5/2 — 17047 Vado Ligure (SV) - Tel. 019/2160348 Fax. 019/ 2160350
P1: 01107020099 — Reg. Tribunale SV 16678

E-mail: info@sts.sv.it info@cert.sts.sv.it

AR24052017- Rinnovi anno 2017 caselle pec.doc
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marina.ghibaudo@artesv.it

Da: <marina.ghibaudo{@artesv.it>
Data: mercoledi 7 giugno 2017 08:07
Al <info@cert.sts.sv.it>

Oggetto: rinnovo servizi PEC 6 CASELLE

Prot n. 6788 del 07/06/2017

VI INFORMIAMO CHE ABBIAMO L'ESIGENZA DI ELIMINARE LA SEGUENTE CASELLA DI
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

p.nicosia@cert.artesv.it

in quanto la dott.ssa Patrizia NICOSIA non e pit dipendente di ARTE Savona.

Vi chiediamo di confermarci se per il rinnovo delle rimanenti n 6 caselle di
posta elettronica certificata I'importo dovuto é Euro 150,00 + IVA.

i

Restiamo in attesa di Vs. riscontro per procedere al rinnovo
Cordiali saluti

Gabriella MIRENGO

From: STS SRL info@cert.sts.sv.it

Sent: Wednesday, May 24, 2017 12:07 PM
To: ARTE

Subject: Offerta rinnovo servizi

Trasmettiamo in allegato offerta per il rinnovo del servizio PEC in prossima
scadenza.

Cordiali saluti.

STS srl

Via Verdi, 5

17047 Vado Ligure (SV) - Italy -
Tel: (+39) 019 21.60.348

Fax: (+39) 019 21.60.350

C.F./PIVA: 01107020099

E-mail: info@sts.sv.it PEC: info@cert.sts.sv.it
Web: www.sts.sv.it

07/06/20:
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ente: Gabriella Mirengo

ofilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

:nominazione Amministrazione: AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA (A.R.T.E.) DELLA

L OVINCIA DI SAVONA - ARTE

wumbia profilo - Logout

¢ Home
e Gestione smart CIG
o Richiedi
o Visualizza lista

e Gestione CARNET di smart CIG

o Rendiconta
o Visualizza lista

mart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG
Stato

Fattispecie contrattuale

[mporto
Oggetto

Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

ZSCIEETAAS
CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART
125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

€ 150,00

RINNOVO PER 12 MESI DIN 6 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA -
CERTIFICATA PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'INCARICO DI
RUP

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

SERVIZI

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Contratio non attivo nresso il soggetto acorecatore (di cui all'art. 9. commi l e
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